
Da : Claudia Pecci <pecci@istitutodeglinnocenti.it>

Oggetto : Fwd: ISTITUTO INNOCENTI / NFORMI- EPIE - ESECUZIONE SFRATTO (
NS.RIF. 27)

A : sutera <sutera@istitutodeglinnocenti.it>

Zimbra sutera@istitutodeglinnocenti.it

Fwd: ISTITUTO INNOCENTI / NFORMI- EPIE - ESECUZIONE SFRATTO ( NS.RIF. 27)

ven, 10 feb 2023, 12:18

... indovina....
ricerca l'atto di affidamento, con il preventivo che dice lei, ovviamente aggiorna anche il CIG e DD a nastro
grazie
=)

Claudia Pecci
Responsabile P.O. Servizio Affari Generali, Gare e Contratti e Risorse Umane
pecci@istitutodeglinnocenti.it
tel. +39 055 2037376 - fax +39 055 241663
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze
http://www.istitutodeglinnocenti.it

Da: "studio conte caponi" <studio.conte.caponi@virgilio.it>
A: "Monica Eschini" <eschini@istitutodeglinnocenti.it>
Cc: "Claudia Pecci" <pecci@istitutodeglinnocenti.it>, "sutera" <sutera@istitutodeglinnocenti.it>
Inviato: Venerdì, 10 febbraio 2023 11:44:42
Oggetto: Re: ISTITUTO INNOCENTI / NFORMI- EPIE - ESECUZIONE SFRATTO ( NS.RIF. 27)

INTEGRAZIONE PREVENTIVO SPESA ESECUZIONE SFRATTO 

Cara Monica, 

come già correttamente anticipato il 2 u.s., per l'ipotesi che oggi non si fosse potuto eseguire lo
sfratto in oggetto- come poi accaduto come da mia e.mail odierna e precedente- è necessaria
un'integrazione al  preventivo di massima  della spesa che Ti fu rimesso il 24.05.2022.

Per detta integrazione nell'auspicio ( perchè non abbiamo altri strumenti di previsione ) che almeno
in altri due accessi si possa eseguire, Ti chiediamo un'integrazione di € 500,00=, oltre
anticipazioni , spese generali ( nella misura di legge del 15%) Cap ed Iva di legge.

Restiamo come sempre in cortese attesa di Vostre anche per sapere se il CIG di questa posizione
rimane invariato anche per la richiesta integrazione.

Grazie anticipatamente e un saluto 

Francesca 

Studio Legale Contè

Avv. Francesca Contè

Zimbra https://smail.servizi.tix.it/h/printmessage?id=4156&tz=Europe/Berlin

1 di 3 10/02/2023, 12:39


