
Da : studio conte caponi <studio.conte.caponi@virgilio.it>

Oggetto : ISTITUTO INNOCENTI /SD TEAM - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (
NS. RIF. 24)

A : eschini@istitutodeglinnocenti.it

Cc : pecci@istitutodeglinnocenti.it, sutera
<sutera@istitutodeglinnocenti.it>

Zimbra sutera@istitutodeglinnocenti.it

ISTITUTO INNOCENTI /SD TEAM - MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ( NS. RIF. 24)

ven, 10 mar 2023, 10:53

PREVENTIVO DI MASSIMA DELLA SPESA PER LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Cara Monica,

saputo da Claudia che lunedì p.v. la Presidente potrà firmare domanda di avvio della
mediazione obbligatoria e mandato , devi anche far provvedere al pagamento delle spese di
avvio della mediazione ( come hai fatto fare anche per la conclusa mediazione c/
Trovatutto). Le modalità e le spese le trovi a pag. 5 della stessa domanda di avvio) e tieni
presente che a noi ci vuole la documentazione dell'avvenuto pagamento perchè si possa
depositare la domanda.

Per quanto attiene al  preventivo di massima  dei compensi professionali per la mediazione
obbligatoria, per la  fase di avvio  € 350,00=, per la  fase di negoziazione ( che come sempre si
svolgerà solo se controparte accetta ) un importo da € 650,00= a € 800,00= ( forbice che
dipenderà dal numero e complessità degli incontri) , e per la  fase della conciliazione  ( quindi
compensi che saranno richiesti solo se si arriverà ad un accordo) € 1.200,00=, il tutto oltre
eventuali spese vive , spese generali ( nella misura di legge del 15% dei compensi, Cap ed
Iva di legge.

Come sempre attenderemo che cortesemente ci facciate pervenire il CIG.

Un saluto 

Francesca 

Studio Legale Contè

Avv. Francesca Contè

Clausola di riservatezza:

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva
comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali
allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Zimbra https://smail.servizi.tix.it/h/printmessage?id=4523&tz=Europe/Berlin

1 di 3 10/03/2023, 11:10



Il 10/03/2023 10:31 Claudia Pecci <pecci@istitutodeglinnocenti.it> ha scritto:

Claudia Pecci
Responsabile P.O. Servizio Affari Generali, Gare e Contratti e Risorse Umane
pecci@istitutodeglinnocenti.it
tel. +39 055 2037376 - fax +39 055 241663
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze
http://www.istitutodeglinnocenti.it

Da: "Claudia Pecci" <pecci@istitutodeglinnocenti.it>
A: "Sabrina Breschi" <breschi@istitutodeglinnocenti.it>
Cc: "Barbara Vallini" <vallini@istitutodeglinnocenti.it>, "sutera"
<sutera@istitutodeglinnocenti.it>, "Monica Eschini" <eschini@istitutodeglinnocenti.it>,
"Claudio Assenza" <assenza@istitutodeglinnocenti.it>
Inviato: Venerdì, 10 marzo 2023 10:03:45
Oggetto: domanda di mediazione e mandato SDTEAM

Cara Sabrina,
Invio in allegato la domanda di mediazione e il mandato alle liti ai legali, da sottoporre alla
firma della presidente.
Si tratta della mediazione obbligatoria davanti alla CCIA per la risoluzione del contratto di
locazione dei nostri fondi ad uso commerciale concessi a SD TEAM (cfr. delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 26 del 9 maggio 2022).
Il conduttore ad oggi, come puoi vedere dalla domanda, ha un debito nei confronti
dell'Ente di quasi 8.000 €, oltre interessi e spese.
Metto in copia le colleghe per il recapito della documentazione firmata.
Grazie
Claudia

Claudia Pecci
Responsabile P.O. Servizio Affari Generali, Gare e Contratti e Risorse Umane
pecci@istitutodeglinnocenti.it
tel. +39 055 2037376 - fax +39 055 241663
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze
http://www.istitutodeglinnocenti.it

===
Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per la ricerca
di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti da password potrebbe non
essere possibile analizzarne correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad
adottare le cautele previste dalle norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
===
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