
Da : studio berardi <studio.berardi@virgilio.it>

Oggetto : R: Fwd: ISTITUTO INNOCENTI / MARCONI- REVOCATORIA

A : 'Monica Eschini' <eschini@istitutodeglinnocenti.it>, 'Studio Contè
Caponi' <studio.conte.caponi@virgilio.it>, 'sutera'
<sutera@istitutodeglinnocenti.it>

Cc : 'Avv. Alessandro Nicolodi' <alessandronicolodi@libero.it>, 'Claudia
Pecci' <pecci@istitutodeglinnocenti.it>

Zimbra sutera@istitutodeglinnocenti.it

R: Fwd: ISTITUTO INNOCENTI / MARCONI- REVOCATORIA

mer, 03 apr 2024, 16:35

Buonasera a tu,
facendo seguito alla richiesta specifico che i cos relavi alla ricerca dei toli più so�o riporta sono pari a € 26,30,
non sogge ad iva, mentre gli onorari sono di € 155,00 oltre cap ed iva di legge.

Con l’occasione saluto cordialmente.
Avv. Berardi.

----------------------------------------------
Studio Associato Berardi - Tavanti

via Cavour n. 81
50129 - Firenze

Tel 055.47.25.31 - Fax 055. 47.25.32

e-mail: studio.berardi@virgilio.it

Clausola di riservatezza
Questo messaggio di posta elettronica ed i documenti eventualmente allegati possono contenere informazioni di carattere confidenziale rivolte
esclusivamente al destinatario degli stessi. Qualora non foste il destinatario, siete pregati di distruggere questo messaggio e notificarci il problema
immediatamente. Ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del
D.L. n. 196/2003 denominato "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali".
Confidentially notice
This e-mail message and eventually attached documents may contain confidential information concerning exclusively the person whom it addressed
to. If you are not the addressee please destroy this message and advise about the problem immediately. Please note that diffusing, using and
retaining data which are kept by mistake on istitute violation of privacy.

Da: Studio Contè Caponi [mailto:studio.conte.caponi@virgilio.it]
Inviato: martedì 2 aprile 2024 10.34
A: Monica Eschini
Cc: Avv. Alessandro Nicolodi; Claudia Pecci; Alessia Sutera
Oggetto: Re: Fwd: ISTITUTO INNOCENTI / MARCONI- REVOCATORIA

Buongiorno Monica,

ho chiesto la cortesia personale al Collega Berardi di attivarsi subito senza attendere il CIG per la
fatturazione perchè ci serve poter esaminare questi due contratti per ultimare il parere sulla
revocatoria praticamente pronto . Questi due atti infatti sono abbastanza determinanti per stabilire
la gratuità ( da noi già supposta) o l'onerosità del trasferimento compiuto dal debitore a favore della
moglie, che sposta moltissimo in punto di onere della prova a ns. carico per la revocatoria.

Per quanto Vi è possibile , proprio per la cortesia del collega Vi prego di formalizzargli il tutto
appena potete.

Zimbra https://smail.servizi.tix.it/h/printmessage?id=10237&tz=Europe/Berlin
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